d SOLICITACAO E QUADRO RESUMO DE ORCAMENTO
AMUNESC

Produto/Servigo a ser or¢ado:
Locagdo de Impressoras

Motivo/Justificativa:
A3 e A4 multifuncional - Para uso no expediente da AMUNESC

Solicitante:
Tabata Fujioka

Responsavel pela cotagao:

Alyne Gottardi

Fornecedor 1 Preco e CondigGes Dados da cotagao
Starlet R$435,00 Data:07/12/2023 Meio: email
Observagoes:

Fornecedor 2 Precgo e Condigoes Dados da cotagdo
Tonerville R$700,00 Data: 13/12/2023 Meio: email
Observagoes:

Fornecedor 2 Preco e CondigGes Dados da cotagao
MaisColor RS 535,00 Data: 09/01/2023 Meio: site
Observagoes:

Simone Schramm
Secretaria Executiva
AMUNESC

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/15e3c9d7-3910-40f0-a93d-1523c6¢c5bf77.

Assinado eletronicamente por Simone Schramm.
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ORCAMENTO LOCACAO DE IMPRESSORA

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 COLOR

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 COLOR

Valor Unitario

R$ 300,00 Mensais
Com excedente de
R$0,10

Valor Unitario
R$135,00 Mensais
Com excedente de
R$0,08

Contrato para 1.000 péginas por més, imprime e, nds fornecemos o
suprimento e as manutenc@es deste equipamento sem custo adicional

Valor, se caso exceda
as 1.000 pag. por més

Razéo Social: Starjet Cartuchos Remanufaturados Ltda.ME
Rua Dona Francisca, 4349 Bairro: Santo Antonio
Municipio: Joinville Estado: SC CEP: 89218-111

Fone/Fax: 47 3437-2700 47 99656-6642

E-mail: starjet@starjetinformatica.com.br

CNPJ: 01.854.994/0001-76 Inscricao Estadual: 254.574.912

Joinville, 07 de Dezembro de 2023.

STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA

(47) 3437.27.00

E-mail : Starjet@starjetinformatica.com.br

Rua : Dona Francisca, 4.349 — Santo Antonio — Joinville- SC

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/15e3c9d7-3910-40f0-a93d-1523c6c5bf77.

Assinado eletronicamente por Simone Schramm.
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M Gma i| Alyne Gottardi <alyne@amunesc.org.br>

Fwd: COTACAO MULTIFUNCIONAL A3

1 mensagem

Secretaria Amunesc <secretaria@amunesc.org.br> 13 de dezembro de 2023 as 10:04
Para: Alyne Gottardi <alyne@amunesc.org.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Rogerio Jose Elias <rogerio@tonerville.com.br>

Date: qui., 23 de nov. de 2023 as 17:11

Subject: COTACAO MULTIFUNCIONAL A3

To: Amunesc -Joao Geraldo Bernardes <secretaria@amunesc.org.br>

Segue para a sua apreciagao

Para a inclusao de um Multifuncional Color A3 (imprime/copia e scaneia), o valor passa de R$ 400,00 atuais que vcs
pagam por duas multifuncionais A4 para R$ 700,00 por mes , mantendo uma A4 e substituindo a outra A4 por uma
A3.

Em anexo esta a fica tecnica do equipamento A3

Atenciosamente

Rogério José Elias
Tonerville Ltda
47 - 96094592
47 - 34380202

Zilda Camargo - Analista Administrativa e Financeira

.

{ ' Fone: 3433-3927- Ramal 200 | Whatsapp (47) 98838-1042

Associagao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina
AMUNESC | Rua Max Colin, 1843, América, Joinville/SC - CEP:89204-635

Araquari - Balneario Barra do Sul - Campo Alegre - Garuva - Itapoa - Joinville - Rio Negrinho - S&o Bento do Sul - Séo Francisco do Sul

E MFC-T4500DW.pdf
1227K

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/15e3c9d7-3910-40f0-a93d-1523c6c5bf77.

Assinado eletronicamente por Simone Schramm.
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EQUIPAMENTOS PARAIMPRESSAO
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IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L14150

Principais Caracteristicas Técnicas:

e |Impressao até o tamanho A3 (33 cm x 48 cm);

e Impressdo duplex automatica para tam. A4/Carta;

e ImpressGes com uma 6tima nitidez com a tecnologia PrecisionCore Heat-Free;

e Velocidade de impressao de até 33 p.p.m (pdginas por minuto) e 15 p.p.m (pdginas por
minuto) color;

e ADF de 35 folhas A4/Carta/Oficio;

e Digitalizacdo no tamanho A4;

e LCD touch colorido de 2,7”

Quant. Descricao Franquia mensal | Valor mensal Excedente

01 Impressora Multifuncional Epson 1.000 Paginas RS$360,00 RS 0,39
A3 Color L14150

Periodo minimo de locacdo: 24 meses

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/15e3c9d7-3910-40f0-a93d-1523c6c5bf77.

Assinado eletronicamente por Simone Schramm.

Razdo social: Mais Eletro Locagdo e Comercio LTDAFantasia: Mais Color CNPJ 25.285.806/0001-02 / I.E. 258.080.647
Rua Santa Catarina, 2.178 | Bairro Floresta | Joinville/SC | Fone: 47 3429-4222/WhatsApp: 47 99153-1778
Consultora de Vendas: Jaqueline Bloot - E-mail: vendas02 @maiscolor.com.br
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IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON WF4820

Principais Caracteristicas:

e Impressao de alta velocidade

e Impressao de alta precisao

e Tecnologia inovadora sem calor projetada para confiabilidade e reducao do tempo de inatividade.

e Facil de usar — Tela sensivel ao toque colorida de 4,3 polegadas para navegac¢ao e controle
rapidos

e Projetado para produtividade — impressao automatica em dois lados e fluxo de trabalho ADF de
35 paginas em um lado.

e Grande capacidade de papel de 250 folhas.

Quant. | Descricao Franquia mensal | Valor mensal Excedente

01 Multifuncional Epson WF4820 1.500 paginas R$175,00 RS$0,15
Colorida

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/15e3c9d7-3910-40f0-a93d-1523c6¢5bf77.

Raz&o social: Mais Eletro Locacdo e Comercio LTDA Fantasia: Mais Color CNPJ 25.285.806/0001-02
I.E. 258.080.647 - Rua Santa Catarina, 2.178 Bairro Floresta Joinville/SC - Fone: 47 3429-4222
WhatsApp: 47 99153-1778 - Consultora de Vendas: Leticia Figueiredo — E-mail: vendas02@maiscolor.com.br

Assinado eletronicamente por Simone Schramm.



Assinado eletronicamente por:
* Simone Schramm (***.584.189-**)
em 16/01/2024 10:35:41 com assinatura simples

Este documento é copia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o cédigo QR abaixo ou acesse o0 endereco:
https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/15e3¢c9d7-3910-40f0-a93d-1523c6c¢c5bf77
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